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DOCUMENTOS ANEXOS
DOCUMENTACAO DO SEGURADQ
[ X ) Aviso de Sinistro original
( X ) Xerox - Certidéo de Obito ~ (%) Autenticada ( ) Simples
( x ) Xerox- Certidio de Casamento  — (X) Autenticada ( ) Simples
( x ) Xerox~-RG do Segurado - (x ) Autenticada ( ) Simples
( x ] Xerox~—CPF do Segurado - (x) Autenticada ( ) Simples
( x ) Xerox-Comp/ Residéncia — (%) Autenticada ( ) Simples
( x ] Xerox ~ Prontuério Médico — (x)Autenticada ( ) Simples
( x ) Xerox— Holerite do Més 0312009 - (x) Autenticada ( ) Simples
()} Xerox~Ficha de Registro ~ () Autenticada ( ) Simples
() Xerox- Cartdo Proposta — ( )Autenticada ( ) Simples
(
(

DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS
X} Xerox - CPF dos beneficiarios - ()‘)Autenﬁmda ( ) Simples
¥ | Xerox— RG dos beneficiarios - ( x) Autenticada ( ) Simples
X | Xerox- Certiddo de Casamento  — (x) Autenticada ( ) Simples
x ) Xerox - Comprovante de Residencia~ ( x) Autenticada ( ) Simples
X ] Declaragdo de Unicos Herdeiros
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2 IMPRIMIR FECHAR X
Data: Tue, 26 May 2009 16:33:02 -0300
De: "Suelen Andrade" <suelen_aandrade@vertconseguros.com.br>
Para: sind_serv@uol.com.br
Cc: josemaria@vertconseguros.com.br

Assunto: Documentos faltantes

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar O que é (2

Boa tarde Rosi!

Segue abaixo relagdo-de documentos faltantes para entrada no sinistro:

. LUIZ FERREIRA: certidao de ébito da esposa

. JOSE FEITOSA DA SILVA: Declaracdo de endereco da conjuge autenticada
Comprovante de enderecgo das beneficiarias Celeste e Cristiane
Certiddo de casamento de todas as beneficidrias casadas
Prontudrio Médico

. LYDIA BARRETO DO COUTO: Declaragdo unica de herdeiros, rg, cpf e comprovante de todos os
herdeiros

No aguardo

Suelen Andrade
Dpto Sinistro Vida

http://pop.vertconseguros.com.br/cgi-bin/webmail/webmail-read.pl 28/05/2009
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De: "Sinistro" <sinistro@alseg.com.br>
Para: <suelen_aandrade@vertconseguros.com.br>
Cc: <josemaria@vertconseguros.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 09:53
Assunto: RES: Sinistros Pendentes

Bom dia,

EDISON DE OLIVEIRA — Estaremos liberando pagamento esta semana.
CRISTIANO APARECIDO CAPELLO - Processo esta sendo recusado por nao se tratar de DIT por acidente.
JOSE FEITOSA DA SILVA - Processo pago em julho/09.

Andreia

De: suelen_aandrade@vertconseguros.com.br [mailto:suelen_aandrade@vertconseguros.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 16:19

Para: Sinistro

Cc: josemaria@vertconseguros.com.br

Assunto: Sinistros Pendentes

Boa tarde

Estou no aguardo de posi¢do dos casos abaixo relacionados:

. EDISON DE OLIVEIRA

. CRISTIANO APARECIDO CAPELLO
. DIRCEU RUSSI

. JOSE FEITOSA DA SILVA

Grata

Suelen Andrade
Dpto de Sinistro Vida

03/09/2009
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De: <suelen_aandrade@vertconseguros.com.br>
Para: "Sinistro" <sinistro@alseg.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2009 17:16
Assunto: Re: Sinistros Pendentes

Boa tarde

Referente ao sinistro de José Feitosa de Almeida, foi pago o valor de morte e cesta basica, faltando o
reembolso-funeral, conforme nota fiscal.

Grata

Suelen Andrade A\
Dpto de Sinistro Vida

----- Original Message -—---

From: Sinistro

To: suelen_aandrade@vertconseguros.com.br
Cc: josemaria@vertconseguros.com.br

Sent: Thursday, September 03, 2009 9:53 AM
Subject: RES: Sinistros Pendentes

Bom dig,

EDISON DE OLIVEIRA — Estaremos liberando pagamento esta semana.

CRISTIANO APARECIDO CAPELLO - Processo esta sendo recusado por n&o se tratar de DIT por
acidente.

JOSE FEITOSA DA SILVA - Processo pago em julho/09.

Andreia

De: suelen_aandrade@vertconseguros.com.br [mailto:suelen_aandrade@vertconseguros.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 26 de agosto de 2009 16:19

Para: Sinistro

Cc: josemaria@vertconseguros.com.br

Assunto: Sinistros Pendentes

Boa tarde

Estou no aguardo de posigéo dos casos abaixo relacionados:

. EDISON DE OLIVEIRA

. CRISTIANO APARECIDO CAPELLO
. DIRCEU RUSSI

. JOSE FEITOSA DA SILVA

Grata

Suelen Andrade
Dpto de Sinistro Vida

03/09/2009
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De: <suelen_aandrade@vertconseguros.com.br>
Para: "Sinistro" <sinistro@alseg.com.br>
Cc: <josemaria@vertconseguros.com.br>
Enviada em: terca-feira, 25 de agosto de 2009 10:32
Assunto: Sinistro de José Feitosa da Silva

Bom dia

Favor informar com URGENCIA data de pagamento do reembolso-funeral do sinistro em referéncia, datado
no dia 06/07/2009, conforme protocolo.

Estipulante: Sind. de Santos - Peculio
Causa:Morte natural do segurado

A

No aguardo

Suelen Andrade
Dpto de Sinistro Vida

25/08/2009
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De: <suelen_aandrade@vertconseguros.com.br>
Para: "Sinistro" <sinistro@alseg.com.br>; <vitormsm@terra.com.br>
Cc: <josemaria@vertconseguros.com.br>
Enviada em: terga-feira, 18 de agosto de 2009 11:08
Assunto: Sinistro de José Feitosa da Silva
Bom dia

Favor informar data de pagamento do cerimonial do sinistro em referéncia, o restante ja foi pago.

No aguardo

Suelen Andrade
Dpto de Sinistro Vida A

18/08/2009




